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W Gmail PREFEITURA TIANGUA <licitacaocplt@gmail.com>

DECLARAGAO

3 mensagens

PREFEITURA TIANGUA <licitacaocplt@gmail.com> feai Ydedd outubro de 2021 10:08
Para: laiane.santiago@ibyte.com.br

Venho através do presente e em carater de diligéncia verificar junto a empresa buscar informagéo sobre a declaragao que segue em
anexo,se a mesma foi emitida em nome da empresa DJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA inscrita no CNPJ son n®
22.523.994/0001-63.

Grato,
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA

<% DECLARAGAO pdf
358K

Laiane Rodrigues Santiago <laiane.santiago@ibyte.com.br>
Para: Meiriane Pires Santana <meiriane. santana@ibyte.com.br>
Cc: "licitacaocplt@gmail.com” <licitacaocplt@gmail.com>, Pricila Gisane Santos Oliveira <pricila.santos@ibyte.com.br>

14 de outubro de 2021 10:27

Bom dia,
Confirmo recebimento.
Meiriane,

Visto que o Daltton esta de férias, poderia nos ajudar com esse caso?

Sh ;
: b, . ]
Laiane Rodrigues Santiago

iCentraI de Vendas

lE-mail: laiane.santiago@ibyte.com.br
‘Fone: +55 85 4020-5000

|
}

De: PREFEITURA TIANGUA <licitacaocplt@gmail.com>

“nviado: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 10:08

Para: Laiane Rodrigues Santiago <laiane.santiago@ibyte.com.br>
Assunto: DECLARAGAO

Venho através do presente e em carater de diligéncia verificar junto a empresa buscar informagéo sobre a declaragdo que segue em
anexo,se a mesma foi emitida em nome da empresa DJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA inscrita no CNPJ son n®
22.523.994/0001-63.

Grato,
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA

) DECLARAGAO. pdf
368K

Meiriane Pires Santana <meiriane.santana@ibyte.com.br> 14 de outubro de 2021 10:56
Para: Laiane Rodrigues Santiago <laiane.santiago@ibyte.com.br>
Cc: "licitacaocplt@gmail.com” <licitacaocplt@gmail.com=>, Pricila Gisane Santos Oliveira <pricila.santos@ibyte.com.br>

Bom dia, Q

Confirmo recebimento do documento e a veracidade das informagao que constam na declaragéo em anexo.

https://mail.google.cam/mail/u/0?ik=3c4 2c6eB8d9&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-34623977520212336458dsqt=1&simpl=msg-a’...  1/3
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Qualquer duvida estou & disposigao.

byte @ GOLDENTEC | A

wwwibytecormbr www.goldentecoombr

Meiriane Pires

Ibyte Empresas

E-mail: meiriane.santana@ibyte.com.br
Fone: +55 85 4020-5000

De: Laiane Rodrigues Santiago <laiane.santiago@ibyte.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 10:28

Para: Meiriane Pires Santana <meiriane.santana@ibyte.com.hr>

Cc: licitacaocplt@gmail.com; Pricila Gisane Santos Oliveira <pricila.santos@ibyte.com.br>
Assunto: ENC: DECLARAGAO

Bom dia,
Confirmo recebimento.
Meiriane,

Visto que o Daltton esta de férias, poderia nos ajudar com esse caso?

Laiane Rodrigues Santiago

Central de Vendas

E-mail: laiane.santiago@ibyte.com.br
Fone: +55 85 4020-5000

De: PREFEITURA TIANGUA <licitacaocplt@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 10:08

Para: Laiane Rodrigues Santiago <laiane.santiago@ibyte.com.br>
Assunto: DECLARACAO

Venho atraveés do presente e em carater de diligéncia verificar junto a empresa buscar informacéo sobre a declaragéo que segue em
anexo,se a mesma foi emitida em nome da empresa DJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA inscrita na CNPJ son n®
22.523.994/0001-63.

https:/imail.google.com/mail/u/0?ik=3c4 2c6e8d98&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-34623977520212336458dsqt=18simpl=msg-a%...  2/3
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Grato,

PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA
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